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Da : Pamela Paridi <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
Oggetto : Fwd: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione

ID 171.400.811 sulla Procedura ID 170464418
A : Sabrina Sidoti

<sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Cc : Angelo Bettinelli

<angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>, sua
<sua@cittametropolitana.milano.it>

Zimbra sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it

Fwd: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

mar, 12 dic 2023, 10:12
 1 allegato

Gentile
secondo quanto disposto dall'art. 5 della Convenzione sottoscritta tra i due enti, le somme
dovute alla Città metropolitana quale SUA sono da corrispondere entro 30 giorni dalla
remissione del fascicolo relativo alla singola procedura.
Al riguardo specifico che il fascicolo della procedura vi è stato inoltrato con pec in data
12/10/2023 come da nota allegata con l'indicazione dell'importo dovuto da voi già
impegnato con la vostra determinazione a contrarre.

Per quanto riguarda gli estremi del contro dedicato, sul sito del nostro Ente è indicato alla
pagina https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-
trasparente/pagamenti_amministrazione/iban_pagamenti_informatici.html

Dovrebbe essere questo

CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA:
N. 0060133 (da utilizzarsi solo da parte degli enti pubblici in Tesoreria Unica mediante girofondi)

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordialità

Pamela

________________________________________
Dott.ssa Pamela Paridi
Responsabile del Servizio Coordinamento
Giuridico-Amministrativo Gare d'Appalto
Dipartimento Appalti e Contratti
Città Metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
tel. 0277402239 – cell. 3358278116
e-mail p.paridi@cittametropolitana.milano.it

Da: "Sabrina Sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "p paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
Cc: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cittametropolitana.mi.it%2Fportale%2Famministrazione-trasparente%2Fpagamenti_amministrazione%2Fiban_pagamenti_informatici.html&e=a39aa7eb&h=5fe26f36&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.cittametropolitana.mi.it%2Fportale%2Famministrazione-trasparente%2Fpagamenti_amministrazione%2Fiban_pagamenti_informatici.html&e=a39aa7eb&h=5fe26f36&f=y&p=n
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Inviato: Lunedì, 11 dicembre 2023 16:19:00
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Buongiorno
in merito al procedimento in oggetto, volevamo chiedere le tempistiche per effettuare il
versamento delle somme concordate in favore della SUA ed il conto corrente dove
effettuare il relativo versamento.

Grazie Sabrina

Da: "p paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
A: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>, "Sabrina sidoti"
<sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Cc: "sua" <sua@cittametropolitana.milano.it>, "e.gaiotti"
<e.gaiotti@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Venerdì, 13 ottobre 2023 11:24:11
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Gentili
comunico di aver provveduto in data 12/10/23 all'invio tramite pec a codesto comune di
tutto il fascicolo di gara.
Allego alla presente la nota accompagnatoria della suddetta pec (ns. prot. 157382/2023)
nella quale sono stati elencati i documenti trasmessi.
Si è provveduto altresì a comunicare la fase di aggiudicazione all'Osservatorio Regionale
dei contratti pubblici,
Codesto Comune può pertanto procedere alla presa in carico del CIG e agli adempimenti
successivi
Si resta a disposizione per l'invio di eventuale ulteriore documentazione

cordialità

Pamela

________________________________________
Dott.ssa Pamela Paridi
Responsabile del Servizio Coordinamento
Giuridico-Amministrativo Gare d'Appalto
Dipartimento Appalti e Contratti
Città Metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
tel. 0277402239 – cell. 3358278116
e-mail p.paridi@cittametropolitana.milano.it

Da: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "Pamela Paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
Cc: "sua" <sua@cittametropolitana.milano.it>, "Marco Fava"
<m.fava@cittametropolitana.milano.it>, "Patrizia D'Argenio"
<p.dargenio@cittametropolitana.milano.it>
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Inviato: Venerdì, 22 settembre 2023 10:22:21
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Buongiorno 
va bene 
allego il file firmato 
grazie A. Bettinelli

Da: "Pamela Paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
A: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Cc: "sua" <sua@cittametropolitana.milano.it>, "m fava"
<m.fava@cittametropolitana.milano.it>, "Patrizia D'Argenio"
<p.dargenio@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Giovedì, 21 settembre 2023 22:04:00
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Gentile Geom. Bettinelli
i controlli si sono conclusi proprio in questi giorni, l'agenzia delle entrate ha trasmesso la
sua attestazione il 19 settembre..
Le invio in allegato il rapporto con l'esito dei controlli che le chiedo di firmare digitalmente,
se concorda sul contenuto; diversamente mi indichi che correzioni da apportare.
Questa Sua provvederà quindi nei prossimi giorni ad assumere il Decreto dirigenziale di
efficacia dell'aggiudicazione.
Cordialità

Pamela Paridi

________________________________________
Dott.ssa Pamela Paridi
Responsabile del Servizio Coordinamento
Giuridico-Amministrativo Gare d'Appalto
Dipartimento Appalti e Contratti
Città Metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
tel. 0277402239 – cell. 3358278116
e-mail p.paridi@cittametropolitana.milano.it

Da: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "sua" <sua@cittametropolitana.milano.it>, "Pamela Paridi"
<p.paridi@cittametropolitana.milano.it>, "Marco Fava"
<m.fava@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Mercoledì, 20 settembre 2023 10:06:15
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Buongiorno 
volevo chiedere se ci sono novità in merito alla conclusione delle attività di verifica dei
requisiti della ditta aggiudicataria della procedura in argomento, in maniera da poter
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provvedere alla consegna lavori 
ringrazio per il cortese riscontro 
A. Bettinelli

Da: "Adele Cavallaro" <a.cavallaro@cittametropolitana.milano.it>
A: "Sabrina sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Cc: "Marco Fava" <m.fava@cittametropolitana.milano.it>, "Appalti"
<appalti@cittametropolitana.milano.it>, "sua" <sua@cittametropolitana.milano.it>, "Patrizia
D'Argenio" <p.dargenio@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Venerdì, 4 agosto 2023 14:34:59
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Gentili,
questa SUA ha già attivato i controlli, propedeutici all'aggiudicazione con efficacia, relativi alla
verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla L. n. 120 del 2020, come anche
riportato nel disciplinare di gara, nelle more della verifica dei requisiti di cui sopra è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza.

All'esito dei controlli procederemo con atti conseguenti e sarà ns. cura darvene immediata
comunicazione.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Da: "Sabrina Sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "Marco Fava" <m.fava@cittametropolitana.milano.it>
Cc: "Appalti" <appalti@cittametropolitana.milano.it>, "sua"
<sua@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Venerdì, 4 agosto 2023 10:37:13
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Buongiorno
vorremmo sapere se ci sono novità in merito alla verifica dei requisiti della ditta
aggiudicataria della procedura in argomento.
Grati per la collaborazione
Cordialmente Sabrina

Da: "Sabrina sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "Marco Fava" <m.fava@cittametropolitana.milano.it>
Cc: "Appalti" <appalti@cittametropolitana.milano.it>, "sua"
<sua@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Mercoledì, 2 agosto 2023 13:11:31
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

buongiorno 
la documentazione inviata è corretta.
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il rif. 4345/2023 era il n. pubblicazione del decreto 5610.

grazie della collaborazione.
Cordialmente Sabrina

Da: "Marco Fava" <m.fava@cittametropolitana.milano.it>
A: "Sabrina sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Cc: "Appalti" <appalti@cittametropolitana.milano.it>, "sua"
<sua@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Mercoledì, 2 agosto 2023 12:18:25
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Trasmetto Decreti RG , anche in versione firmata digitalmente:

4573/2023 di indizione;

5610/2023 di aggiudicazione senza efficacia a GRUPPO CIELLE S.R.L.;

della Gara S.U.A, per conto Comune di Vizzolo Predabissi, Procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione enErgetica del Palazzetto dello sport di via G. Verdi, 5 - Finanziato da Next
Generation EU – "PIANI
INTEGRATI - M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 COME IN" nell’ambito del PNRR. CUP:
I34J22000010006 - CIG 9870335A1B.

L'atto RG  4345/2023  non attiene a procedure di gara espletate a favore del Comune di Vizzolo Predabissi.

Prego pertanto di confermare se quanto qui allegato in trasmissione corrisponde a quanto richiesto.

Saluti

Dott. Marco Fava
Responsabile del Servizio Procedure d'appalto beni e servizi
Dipartimento Appalti e Contratti
Città metropolitana di Milano
via Vivaio 1, 20122, Milano
m.fava@cittametropolitana.milano.it
tel. nn. 3666823457 e 3477903090

Da: "Sabrina Sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "Appalti" <appalti@cittametropolitana.milano.it>, "sua" <sua@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Mercoledì, 2 agosto 2023 11:47:40
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla Procedura ID
170464418

Buongiorno
abbiamo appreso che la Dott.ssa Paridi è in ferie, avremmo la urgente necessità di
acquisire i suddetti due decreti ma inserire nella rendicontazione Regis potete per cortesia
aiutarci.
Grati per la collaborazione
Cordialmente Sabrina
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Da: "Sabrina sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "p paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Mercoledì, 2 agosto 2023 10:07:49
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Buongiorno
al fine dell'inserimento in Regis potreste per cortesia inviarci i seguenti atti (file con la firma
digitale) completi dei relativi allegati:
Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n. 4573/2023 del 07 giugno 2023
Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n. 4345/2023 del 26 luglio 2023

Grati per la collaborazione
Cordialmente Sabrina

Da: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "Sabrina sidoti" <sabrina.sidoti@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Inviato: Lunedì, 3 luglio 2023 12:19:07
Oggetto: Fwd: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Ciao 
domani mattina appena arrivi la metti su carta intestata 
quando arrivo la completiamo e poi la mando alla Paridi 
grazie Angelo

Da: "Pamela Paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
A: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Inviato: Lunedì, 3 luglio 2023 11:30:08
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Gentile
le inoltro un facsimile
cordialità

Pamela

________________________________________
Dott.ssa Pamela Paridi
Responsabile del Servizio Coordinamento
Giuridico-Amministrativo Gare d'Appalto
Dipartimento Appalti e Contratti
Città Metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
tel. 0277402239 – cell. 3358278116
e-mail p.paridi@cittametropolitana.milano.it
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Da: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
A: "Pamela Paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Lunedì, 3 luglio 2023 11:08:10
Oggetto: Re: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Buongiorno, 
avrebbe un fac-simile della nota che le devo inviare ?
ho chiesto al progettista di verificare ... in giornata mi darà riscontro
grazie A. Bettinelli

Da: "Pamela Paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
A: "Angelo Bettinelli" <angelo.bettinelli@comune.vizzolopredabissi.mi.it>
Cc: "sua" <sua@cittametropolitana.milano.it>, "sparla parco sud"
<mp.sparla@cittametropolitana.milano.it>, "Chiara Palomba"
<c.palomba@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Giovedì, 29 giugno 2023 15:51:08
Oggetto: Fwd: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Gentile
sono pervenute le giustificazioni in merito al costo della manodopera dichiarato
dall'impresa nell'appalto in oggetto. Si chiede la verifica ai sensi dell'art. 95 comma 10 del
D.lgs. 50/16.
Al riguardo si chiede al RUP di trasmettere via pec (eventualmente anticipata via mail) una
nota con l'esito della verifica e qualora positivo, l'attestazione della congruità dell'offerta
Resto a disposizione per chiarimenti 
cordialità

Pamela

________________________________________
Dott.ssa Pamela Paridi
Responsabile del Servizio Coordinamento
Giuridico-Amministrativo Gare d'Appalto
Dipartimento Appalti e Contratti
Città Metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
tel. 0277402239 – cell. 3358278116
e-mail p.paridi@cittametropolitana.milano.it

Da: "SInTel" <eprocurement@pec.acquisti.ariaspa.it>
A: "p paridi" <p.paridi@cittametropolitana.milano.it>
Inviato: Giovedì, 29 giugno 2023 15:46:21
Oggetto: e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione ID 171.400.811 sulla
Procedura ID 170464418

Spettabile Città metropolitana di Milano,
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GRUPPO CIELLE SRL (a nome di GRUPPO CIELLE SRL) Le ha inviato la seguente
comunicazione:

Og
get
to:

RE: Richiesta ai sensi art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016

Tes
to:

Buonasera, in allegato riscontro alla nota prot. n. 99053/2023. Cordiali
saluti --------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
trasmette in allegato nota prot.99053/2023 per quanto in oggetto indicato.
Si evidenzia al riguardo che il termine per adempiere è stato fissato al
30/06/2023. Distinti saluti

Per accedere alla procedura ed ai relativi documenti è possibile cliccare qui .

Eventuali allegati alla presente mail sono disponibili sulla piattaforma SINTEL. Per visionarli
e/o scaricarli è necessario accedere con la propria utenza a Sintel

oppure www.ariaspa.it oppure www.sintel.regione.lombardia.it, accedere al dettaglio alla
procedura Procedura negoziata ai sensi dell?art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv.
con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021, e s.m.i. per
l?affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G.
Verdi n. 5 Comune di Vizzolo Predabissi Finanziato da Next Generation EU ? Piani Integrati
- M5C2 ? Investimento 2.2 ? Progetto COME-IN - nell?ambito del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR). CUP I34J22000010006 170464418 ed alla sezione Comunicazioni
procedura.

Distinti saluti,

Amministrazione del sistema SinTEL

Non rispondere a questa e-mail, la casella non gestisce email in entrata. Per qualsiasi
comunicazione, accedere alla pagina Contatti tramite il seguente link .

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it%2Ffwep%2F%2FprepareAuctionMarketAutoDetail.do%3FauctionId%3D170464418&e=a39aa7eb&h=0295c007&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it%2Ffwep%2F%2FprepareAuctionMarketAutoDetail.do%3FauctionId%3D170464418&e=a39aa7eb&h=0295c007&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ariaspa.it&e=a39aa7eb&h=af41aceb&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it&e=a39aa7eb&h=7c5a6874&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.ariaspa.it%2Fwps%2Fportal%2FAria%2FHome%2Fbandi-convenzioni%2Fe-procurement%2Fstrumenti-di-supporto&e=a39aa7eb&h=4b76e003&f=y&p=n
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--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.
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